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Após dois episódios cheios de diversão, comédia e tudo o que é engraçado e ridículo  sobre o
show, esse episódio foi uma guinada mais escura da caneta do antigo showrunner Steven Moffat.
A premissa de que  o Doutor (Ncuti Gatwa) não podia se mover por quase todo o episódio e, jogo
de casino grátis vez disso, teve que confiar  jogo de casino grátis Ruby Sunday (Millie Gibson)
para salvá-lo, aumentou a tensão e deu a ambos os atores a oportunidade de aprofundar  suas
caracterizações. Ruby está claramente disposta a correr riscos e esse Doutor é mais vulnerável e
emocional do que algumas  encarnações anteriores. Você poderia imaginar Peter Capaldi
tentando sarcasmar seu caminho para fora de uma mina terrestre, jogo de casino grátis vez de 
ser forçado a cantar uma triste canção de soldado para calmar os nervos.
O motivo recorrente dessa temporada voltou a se  manifestar, com Splice (Caoilinn Springall),
Ruby e o Doutor todos tendo o status de órfãos até o final. Episódios que  dependem de um
desempenho de um ator mirim podem se sustentar ou cair com essa performance, e para uma
recém-chegada,  Springall se saiu bem no conjunto.
A vontade deles/não deles romance entre Mundy (Varada Sethu) e Canterbury (Bhav Joshi)
manteve a  trama jogo de casino grátis movimento, e não é a primeira vez que Moffat nos dá um
exército de clérigos militares. Ele os  usou aqui para permitir que o Doutor fizesse um ponto sobre
a fé cega que colocamos na tecnologia e os  momentos peculiares jogo de casino grátis que de
repente decidimos que precisamos de provas jogo de casino grátis vez de crença.
A resolução, que o amor de  um pai pelo filho superará todos os obstáculos, incluindo algoritmos
de assassinato, foi tratado mais delicadamente do que o tema  semelhante com James Corden
como o veículo jogo de casino grátis 2011 jogo de casino grátis Closing Time. Foi notável que o
Doutor apelasse a John  (Joe Anderson), citando jogo de casino grátis própria experiência como
pai. Esse Doutor, essa temporada, continua mencionando seus parentes longínquos.

Sumário jogo de casino grátis uma frase

O  Doutor fica parado por 40 minutos enquanto tenta evitar explodir um planeta.

Vida a bordo da TARDIS

Ruby teve uma aventura contemporânea  na Terra, uma aventura histórica na Terra e uma
viagem a uma estação espacial, mas essa foi a primeira vez  que ela pisou jogo de casino grátis
um planeta alienígena. Quase a matou. E vimos um Doutor ansioso para levar Ruby ao redor  do
universo, dizendo-lhe que as vidas humanas são curtas e que dois minutos são suficientes para
apreciar uma vista espetacular.  Na verdade, com apenas oito episódios jogo de casino grátis
uma temporada hoje jogo de casino grátis dia, realmente parece que estamos se precipitando
para o  final já.

Fator de medo

Apesar de ser tenso, esse não foi um festival de medo de Moffat ao estilo de The  Empty Child ou
Blink ou Silence in the Library. O medo veio principalmente da extrapolação de Moffat de
tendências atuais  para criar uma visão do futuro jogo de casino grátis que a IA decide se jogo de
casino grátis vida é economicamente viável ou não -  e pode imitá-lo para seus entes queridos
depois de te matar.

Mistérios e perguntas



Houve um papel substancial para Susan Twist como  o interface do ambulâncias. Ela agora
apareceu como cinco personagens aparentemente diferentes nos últimos seis episódios. Isso
está indo para  algum lugar ou a equipe de produção apenas está brincando conosco?

Próximo episódio: 73 Yards

Terror galês! E há uma taverna! E  provavelmente Susan Twist novamente, bênção dela!
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